
De: Carlos Sanches Corrêa  
Para: licitacao@bonito.ms.gov.br  

Cópia:
Cópia oculta:

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
Enviada em: 27/04/2023 | 15:57

Recebida em: 27/04/2023 | 15:57

Re: ESCLARECIMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

Boa tarde, 

Com referência a planilha DESONERADA verifiquei novamente e não foi visto o erro mencionado.
Considerando o BDI utilizado apenas no item 1.1 pois verifica-se em composição “analítica” do SINAPI os serviços referente ao itens 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 diante disso tenho a esclarecer que só foi utilizado o BDI no item de maior relevância sendo que os outros itens já
compõem o BDI no item de maior relevância. 
Desta forma a empresa deverá utilizar o uso do BDI apenas no item 1.1 

Atenciosamente 
Carlos Sanches 

Obter o Outlook para iOS

De: Licitação Prefeitura de Bonito MS <licitacao@bonito.ms.gov.br>
Enviado: Thursday, April 27, 2023 7:48:23 AM
Para: csacorrea@hotmail.com <csacorrea@hotmail.com>
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
 
Carlos Bom dia, segue novo pedido de esclarecimento da empresa Gomes Azevedo para analise e resposta.
Fico no aguardo.

Att.
Luciane Cíntia Pazete
Prefeitura Municipal de Bonito/MS
Setor de Licitação e Contrato
Fone/fax: 67 3255 1471 Ramal:  213   – 9 9252 4909

 

 

 

De: "Engenharia Gomes Azevedo" <eng.gomesazevedo@gmail.com>
Enviada: 2023/04/26 18:19:23
Para: licitacao@bonito.ms.gov.br, csacorrea@hotmail.com
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
 
Boa tarde... 
 
Tornei a analisar as planilhas de orçamento deste licitação, porém ainda não consegui entender o método de truncamento do BDI que foi
aplicado. 
 
A planilha "DESONERADA" cujo valor total é R $1.498.704,80 está com a mesma questão na fórmula da planilha a qual foi solicitado
esclarecimento. 
Os itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 não estão sendo aplicados o BDI na fórmula, e ao fazer isso, o valor total é R$ 1.515.775,00
(conforme anexo). 
 
Se puderem me explicar novamente qual é a situação, por favor. 
 
Fico no aguardo.
 
 
Atenciosamente,
Francis Woitschach Lima
TEL.: (67) 98157-3969
SETOR DE LICITAÇÃO
GOMES & AZEVEDO LTDA
CNPJ: 03.688.640/0001-24
TEL.: (67) 3056-9400
 
Em qua., 26 de abr. de 2023 às 08:27, Licitação Prefeitura de Bonito MS <licitacao@bonito.ms.gov.br> escreveu:

Bom dia, segue resposta esclarecimento. O mesmo encontra-se no site do
município. https://www.bonito.ms.gov.br/2023/04/26/resposta-de-esclarecimento-tomada-de-precos-02-23-gomes-azevedo/

https://aka.ms/o0ukef
https://compose/?to=licitacao@bonito.ms.gov.br
https://www.bonito.ms.gov.br/2023/04/26/resposta-de-esclarecimento-tomada-de-precos-02-23-gomes-azevedo/


Qualquer duvida estamos a disposição

Att.
Luciane Cíntia Pazette
Prefeitura Municipal de Bonito/MS
Setor de Licitação e Contrato
Fone/fax: 67 3255 1471 Ramal:   213 – 9 9252 4909

 

 

 

De: "Carlos Sanches Corrêa" <csacorrea@hotmail.com>
Enviada: 2023/04/25 16:34:28
Para: licitacao@bonito.ms.gov.br
Assunto: RE: ESCLARECIMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
 
 
 
Prezados,   
  
Com relação a solicitação de esclarecimento da empresa Gomes Azevedo, tratando em referencia à Planilha Orçamentária
da Tomada de Preços nº.02/2023 que tem como Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos
Serviços de Tapa Buraco com CBUQ em Diversas Vias Urbanas do Município de Bonito/MS, tenho a esclarecer:   
  
A Empresa não observou corretamente o edital e seus anexos, pois a Planilha em referencia a este Edital TP 02/2023,
trata-se da Planilha "DESONERADO" e não a utilização da Planilha  NÃO DESONERADA”, por se tratar de menor valor e
mais vantajosa ao poder público.   
  
Como a Administração Pública, ao elaborar um orçamento para licitar determinada obra, não fará sua execução de forma
direta, as parcelas de custos indiretos e lucro que compõem o BDI do orçamento de referência seguem percentuais
previamente definidos. Porém, por determinação determino a própria composição de BDI, considerando seus custos
indiretos próprios e o lucro almejado. Sendo assim, é descabida a desclassificação de uma licitante por apresentar uma
planilha de BDI diferente da do orçamento de referência. Pelo contrário, a apresentação de uma planilha diferente infere
que a empresa elaborou o orçamento de forma adequada, e não simplesmente c opiou os percentuais disponibilizados no
edital.  
 
Considerando a solicitação de esclarecimento do erro apresentado nos somatários dos item 1.4 e 1.5 não identificamos tais
questionamentos uma vez que foi utilizado a formula truncar com duas casas após a virgula. 
 
Fico a disposição para eventuais duvidas. 
 
Arqt. Carlos Henrique Sanches Correa
CAU - 146746 - 8
CPF: 716.010.311-49
Telefone: 67 - 99820 -7299 ( Claro)
       
  Prefeitura Municipal de Bonito/MS
     Departamento de Convênios
 

De: Licitação Prefeitura de Bonito MS <licitacao@bonito.ms.gov.br>
Enviado: terça-feira, 25 de abril de 2023 07:39
Para: csacorrea@hotmail.com <csacorrea@hotmail.com>
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
 
Carlos Bom dia, segue esclarecimento da empresa Gomes Azevedo para analise e resposta.
Att.
Luciane Cíntia Pazete
Prefeitura Municipal de Bonito/MS
Setor de Licitação e Contrato
Fone/fax: 67 3255 1471 Ramal:  213   – 9 9252 4909

 

 

 

De: "Engenharia Gomes Azevedo" <eng.gomesazevedo@gmail.com>
Enviada: 2023/04/24 12:20:04
Para: licitacao@bonito.ms.gov.br

https://compose/?to=csacorrea@hotmail.com
https://compose/?to=licitacao@bonito.ms.gov.br
https://compose/?to=licitacao@bonito.ms.gov.br
https://compose/?to=csacorrea@hotmail.com
https://compose/?to=csacorrea@hotmail.com
https://compose/?to=eng.gomesazevedo@gmail.com
https://compose/?to=licitacao@bonito.ms.gov.br


Assunto: ESCLARECIMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
 
Bom dia 
 
Venho por meio deste, solicitar esclarecimento referente a planilha orçamentária da Tomada de Preços nº 002/2023.
Sabendo que o valor final da presente licitação é de R$ 1.532.836,00 - não desonerado, vamos as dúvidas. 
 
Os itens 1.4 e 1.5 da planilha orçamentária estão com os valores unitários com BDI e valores totais incorretos. 
 
Item 1.4 - CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL - valor unitário s/ BDI R$ 109,40 - valor unitário c/ BDI R$ 109,40 - VALOR
TOTAL R$ 1.750,40;
Item 1.5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM. 16 COM PINTURA REFLETIVA - valor unitário s/ BDI R$ 924,00 - valor
unitário c/ BDI R$ 924,00 - VALOR TOTAL R$ 4.620,00.
 
Ao aplicar a fórmula de truncamento, o valores unitários c/ BDI e valores totais de ambos os itens alteram-se para:  
Item 1.4 passa a ser: unitário c/ BDI R$ 135,90 e o valor total R$ 2.174,40; 
Item 1.5 passa a ser: unitário c/ BDI R$ 1.147,88 e o valor total R$ 5.739,40; 
 
Fazendo assim, com que o valor total final da Planilha Orçamentária seja de:  R$ 1.534.312,20, acrescendo um total de R$ 1.476,20. 
 
 
Dito isso, solicito que possa analisar a presente dúvida e aguardo melhores esclarecimentos.
 
 
 
Atenciosamente,
Francis Woitschach Lima
TEL.: (67) 98157-3969
SETOR DE LICITAÇÃO
GOMES & AZEVEDO LTDA
CNPJ: 03.688.640/0001-24
TEL.: (67) 3056-9400


